
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA DEMİRCİ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi TYT KDS-5 (1205)/ B Serisi (2022-2023) 68 192 192 1935

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,7 12,6 16,50 8,2 5,3 6,86 9,2 4,4 8,10 4,3 4,6 3,18 41,4 27,0 34,64 212,530

Okul Ortalaması 23,2 8,7 21,01 10,4 3,9 9,47 17,5 4,5 16,36 8,2 7,0 6,46 59,3 24,1 53,30 273,270

KATILIMLAR

1 40 GÜLSE ÇAKIR 11A 37 2 36,50 17 3 16,25 33 2 32,50 17 2 16,50 104 9 101,75 438,443 1 1 1 1 10

2 112 BETÜL KEMER 11A 35 4 34,00 16 1 15,75 37 1 36,75 15 4 14,00 103 10 100,50 437,075 2 2 2 2 11

3 87 CENNET K ÖZDEMİR 11A 34 6 32,50 13 4 12,00 30 3 29,25 14 6 12,50 91 19 86,25 388,258 3 3 3 3 53

4 25 HALİME KULA 11A 34 6 32,50 13 4 12,00 28 5 26,75 14 5 12,75 89 20 84,00 379,635 4 4 4 4 65

5 8 AHMET EMREN 11A 30 6 28,50 15 3 14,25 28 1 27,75 10 7 8,25 83 17 78,75 362,913 5 5 5 5 84

6 30 İCLAL ÇELİK 11A 31 7 29,25 14 6 12,50 31 1 30,75 8 11 5,25 84 25 77,75 361,835 6 6 6 6 86

7 10 SAFİYE ÖZCAN 11A 32 6 30,50 14 4 13,00 22 4 21,00 14 4 13,00 82 18 77,50 355,370 7 7 7 7 98

8 39 HAVVA B KLTAŞ 34 4 33,00 7 3 6,25 28 1 27,75 10 6 8,50 79 14 75,50 354,495 1 8 8 8 101

9 56 AYŞEN*  AKCAN 11A 35 4 34,00 14 6 12,50 16 3 15,25 14 5 12,75 79 18 74,50 342,485 8 9 9 9 116

10 0 MERT BULUT ÖREN 11A 30 7 28,25 14 2 13,50 24 2 23,50 8 1 7,75 76 12 73,00 342,298 9 10 10 10 117

11 5 MELTEM KUZYAKA 11A 35 5 33,75 11 2 10,50 22 3 21,25 9 8 7,00 77 18 72,50 339,998 10 11 11 11 120

12 38 NESLİHAN KUŞEN 11A 38 2 37,50 12 2 11,50 21 8 19,00 7 9 4,75 78 21 72,75 339,073 11 12 12 12 122

13 21 İREM ERSÖZ 11A 32 8 30,00 12 6 10,50 20 6 18,50 9 10 6,50 73 30 65,50 316,175 12 13 13 13 177

14 85 SELİM GÜNEŞ 11B 29 9 26,75 11 5 9,75 23 9 20,75 9 9 6,75 72 32 64,00 312,993 1 14 15 15 187

15 93 EMRE ÜLKER 11A 21 16 17,00 14 6 12,50 24 7 22,25 12 6 10,50 71 35 62,25 307,933 13 15 17 17 203

16 90 RABİA ERDOĞMUŞ 11A 29 11 26,25 11 6 9,50 18 4 17,00 12 7 10,25 70 28 63,00 307,778 14 16 18 18 205

17 46 NEHİR GENİŞ 11B 24 14 20,50 8 7 6,25 29 8 27,00 9 11 6,25 70 40 60,00 304,945 2 17 19 19 210

18 0 AHSEN ESLEM SALI 11A 27 7 25,25 10 1 9,75 17 3 16,25 10 5 8,75 64 16 60,00 297,708 15 18 20 20 226

19 92 HÜSEYİN ÇOLAKOĞLU 11B 22 13 18,75 12 5 10,75 23 9 20,75 10 5 8,75 67 32 59,00 297,063 3 19 21 21 229

20 49 MEHMET CAN 11B 24 9 21,75 9 4 8,00 23 2 22,50 6 1 5,75 62 16 58,00 295,453 4 20 22 22 235

21 53 SELİN NUR YAVUZ 11A 28 11 25,25 11 7 9,25 19 4 18,00 8 7 6,25 66 29 58,75 294,815 16 21 23 23 237

22 24 ENES AKSOY 11B 27 13 23,75 17 3 16,25 14 4 13,00 8 10 5,50 66 30 58,50 289,328 5 22 24 24 256

23 27 HASİBE TUNCA 11B 20 9 17,75 13 3 12,25 19 7 17,25 10 5 8,75 62 24 56,00 285,103 6 23 25 25 270

24 82 MUHLİS ENES ÖNER 11B 23 13 19,75 13 5 11,75 19 6 17,50 8 10 5,50 63 34 54,50 280,468 7 24 27 27 295

25 68 BURAK ACAROĞLU 11C 20 8 18,00 13 4 12,00 16 4 15,00 11 5 9,75 60 21 54,75 279,888 1 25 28 28 297

26 66 AYŞEGÜL ARI 11B 25 6 23,50 25 7 23,25 7 6 5,50 57 19 52,25 279,568 8 26 29 29 299

27 73 BERK ÖZYÜREK 11A 27 9 24,75 11 3 10,25 10 0 10,00 12 8 10,00 60 20 55,00 278,043 17 27 31 31 313

28 0 BİLAL KARAGÜL 11C 25 11 22,25 11 5 9,75 20 8 18,00 6 10 3,50 62 34 53,50 277,973 2 28 32 32 314

29 54 AYSİMA GÜLSOY 11B 22 7 20,25 8 4 7,00 21 2 20,50 7 8 5,00 58 21 52,75 277,835 9 29 33 33 317

30 51 EDA UYSAL 11A 25 10 22,50 11 5 9,75 16 5 14,75 9 9 6,75 61 29 53,75 276,943 18 30 34 34 319

31 16 GAMZE GÖKCEOĞLU 11C 23 10 20,50 10 4 9,00 20 5 18,75 5 2 4,50 58 21 52,75 276,283 3 31 35 35 325

32 0 FURKAN ÖZCEVAHİR 11C 22 13 18,75 11 7 9,25 24 7 22,25 4 13 0,75 61 40 51,00 272,643 4 32 36 36 342

33 2 ARDA GÜLER 11C 25 6 23,50 10 4 9,00 17 6 15,50 6 8 4,00 58 24 52,00 271,905 5 33 37 37 344

34 36 FATMA GEÇMİŞ 11C 30 7 28,25 13 4 12,00 12 6 10,50 4 7 2,25 59 24 53,00 271,238 6 34 38 38 347

35 15 HİLAL ATAMAN 11C 27 8 25,00 12 2 11,50 14 3 13,25 3 4 2,00 56 17 51,75 269,068 7 35 39 39 357

36 65 DİLSU KARATAŞ 11A 27 11 24,25 13 5 11,75 14 6 12,50 6 11 3,25 60 33 51,75 268,615 19 36 40 40 359

37 28 ÖZLEM TUNCER 11C 25 15 21,25 10 3 9,25 16 9 13,75 8 6 6,50 59 33 50,75 266,955 8 37 41 41 361

38 63 HASAN ÇETİNKAYA 11A 25 6 23,50 13 3 12,25 14 6 12,50 6 13 2,75 58 28 51,00 266,105 20 38 42 42 367

39 60 FURKAN K GÜNÜRÜN 11C 18 10 15,50 7 4 6,00 23 6 21,50 7 6 5,50 55 26 48,50 265,270 9 39 43 43 372

40 14 NİSA TÜRKMEN 11B 24 2 23,50 6 3 5,25 16 3 15,25 6 6 4,50 52 14 48,50 261,580 10 40 46 46 390

41 84 AYŞENUR KAYA 11B 21 13 17,75 14 5 12,75 14 3 13,25 8 10 5,50 57 31 49,25 261,055 11 41 47 47 394

42 41 ALPEREN BARIŞ 11B 21 9 18,75 11 2 10,50 13 3 12,25 8 3 7,25 53 17 48,75 259,470 12 42 48 48 403

43 33 SERRA AKIN 11C 22 9 19,75 6 4 5,00 16 2 15,50 8 7 6,25 52 22 46,50 255,558 10 43 51 51 424

44 67 EREN ASLAN 11B 24 13 20,75 10 5 8,75 10 3 9,25 10 5 8,75 54 26 47,50 254,168 13 44 52 52 434

45 80 E ECRİN ATEŞ 11A 24 12 21,00 7 1 6,75 14 6 12,50 7 9 4,75 52 28 45,00 248,510 21 45 58 58 474

46 3 FATMA GÖZAL 11C 21 4 20,00 1 0 1,00 18 5 16,75 6 9 3,75 46 18 41,50 241,315 11 46 62 62 534

47 95 HAMZA ÖZCAN 11C 20 13 16,75 8 2 7,50 16 7 14,25 6 9 3,75 50 31 42,25 240,665 12 47 63 63 539

48 75 EMİR CAFCAV 11C 21 12 18,00 8 3 7,25 12 4 11,00 7 5 5,75 48 24 42,00 238,050 13 48 67 67 563
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Genel Ortalama 19,7 12,6 16,50 8,2 5,3 6,86 9,2 4,4 8,10 4,3 4,6 3,18 41,4 27,0 34,64 212,530
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KATILIMLAR

49 1 EGEMEN BOSNA 11C 25 10 22,50 9 0 9,00 8 1 7,75 5 8 3,00 47 19 42,25 236,318 14 49 69 69 580

50 70 BUĞRAHAN ŞENTÜRK 11B 9 7 7,25 6 3 5,25 21 3 20,25 9 9 6,75 45 22 39,50 236,303 14 50 70 70 581

51 47 AYŞE MELEK AÇIKBAŞ 11B 24 10 21,50 11 3 10,25 7 6 5,50 7 8 5,00 49 27 42,25 234,758 15 51 72 72 597

52 55 BETÜL KOÇ 11C 26 7 24,25 8 5 6,75 9 3 8,25 3 3 2,25 46 18 41,50 234,733 15 52 73 73 598

53 42 VELİ KARAKAYA 11B 19 8 17,00 17 3 16,25 1 0 1,00 11 9 8,75 48 20 43,00 233,190 16 53 74 74 606

54 83 TUANA DEMİRCAN 11A 16 4 15,00 21 4 20,00 4 4 3,00 41 12 38,00 232,430 22 54 75 75 615

55 52 MEHMET ALTINTOPU 11B 23 7 21,25 8 3 7,25 9 2 8,50 4 6 2,50 44 18 39,50 228,463 17 55 79 79 650

56 17 ALİ TAHA ACR 11B 9 6 7,50 13 2 12,50 13 3 12,25 7 4 6,00 42 15 38,25 225,768 18 56 80 80 677

57 89 A ENES BÜLBÜL 11B 20 16 16,00 5 7 3,25 11 4 10,00 10 8 8,00 46 35 37,25 223,463 19 57 81 81 691

58 96 KEREM KAMAL 11C 14 1 13,75 6 6 4,50 11 4 10,00 9 4 8,00 40 15 36,25 220,015 16 58 86 86 718

59 32 RÜMEYSA KORKMAZ 11B 20 14 16,50 9 4 8,00 9 1 8,75 5 6 3,50 43 25 36,75 219,803 20 59 87 87 721

60 20 EMİR AKPINAR 11B 2 5 0,75 13 5 11,75 14 2 13,50 8 7 6,25 37 19 32,25 207,755 21 60 102 102 866

61 26 BERKEM ALTINTAŞ 11C 10 10 7,50 17 1 16,75 8 6 6,50 35 17 30,75 207,713 17 61 103 103 868

62 94 MEHMETFATİH YATIR 11C 10 3 9,25 19 6 17,50 6 9 3,75 35 18 30,50 207,243 18 62 104 104 876

63 99 YUSUF EREN YILMAZ 11A 22 13 18,75 1 0 1,00 10 7 8,25 5 3 4,25 38 23 32,25 206,925 23 63 106 106 883

64 81 KAAN KARAKAYA 11B 19 13 15,75 8 6 6,50 10 3 9,25 4 13 0,75 41 35 32,25 206,095 22 64 107 107 894

65 58 OSMAN T 11B 6 10 3,50 10 4 9,00 14 10 11,50 8 10 5,50 38 34 29,50 198,440 23 65 116 116 989

66 0 HALİL GENÇ 11C 12 3 11,25 7 4 6,00 1 2 0,50 10 8 8,00 30 17 25,75 180,695 19 66 132 132 1162

67 29 REYHAN ERSÖZ 11C 6 20 1,00 2 11 -0,75 8 23 2,25 8 8 6,00 24 62 8,50 128,705 20 67 172 172 1579

68 88 YAVUZ SELİM ÖZKARA 11B 9 7 7,25 9 7 7,25 122,910 24 68 180 180 1615
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