
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA DEMİRCİ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi 10.Sınıf DBS 81 169 169 303

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,3 8,9 13,10 12,9 10,4 10,33 6,5 4,5 5,36 7,7 9,6 5,29 42,4 33,4 34,08 207,120

Okul Ortalaması 19,3 8,1 17,31 17,8 9,4 15,48 11,4 5,8 9,92 14,4 11,3 11,54 62,9 34,6 54,25 275,850

KATILIMLAR

1 172 EŞENUR SANCAR 10B 27 2 26,50 22 1 21,75 19 1 18,75 25 3 24,25 93 7 91,25 401,948 1 1 1 1 2

2 163 H ECRİN YILDIRIM 10B 20 10 17,50 21 4 20,00 25 1 24,75 21 8 19,00 87 23 81,25 373,668 2 2 3 3 4

3 181 EYLÜL ÇELİK 10B 22 5 20,75 22 2 21,50 15 1 14,75 23 2 22,50 82 10 79,50 361,563 3 3 4 4 7

4 127 GÜLSÜM ÇİDEM 10B 24 5 22,75 21 7 19,25 19 5 17,75 20 9 17,75 84 26 77,50 357,293 4 4 5 5 8

5 188 ŞEYMA ÇETİNKAYA 10B 20 8 18,00 19 6 17,50 20 3 19,25 23 4 22,00 82 21 76,75 356,438 5 5 6 6 9

6 165 M EYMEN KÖMÜRCÜ 10B 25 5 23,75 26 4 25,00 14 2 13,50 16 13 12,75 81 24 75,00 344,993 6 6 7 7 10

7 151 BELİNAY GÜNGÖRGİL 10B 27 3 26,25 16 11 13,25 15 4 14,00 21 6 19,50 79 24 73,00 341,908 7 7 8 8 11

8 122 SEFER ACAR 10C 24 4 23,00 23 5 21,75 14 1 13,75 16 5 14,75 77 15 73,25 340,363 1 8 9 9 12

9 125 NİSA KÖSEM 10B 23 3 22,25 14 9 11,75 16 4 15,00 23 6 21,50 76 22 70,50 334,933 8 9 10 10 13

10 189 İLAYDA ERCAN 10B 26 3 25,25 20 9 17,75 12 5 10,75 20 8 18,00 78 25 71,75 334,725 9 10 11 11 14

11 149 PINAR PALAZ 10B 22 8 20,00 20 8 18,00 17 6 15,50 18 9 15,75 77 31 69,25 329,498 10 11 12 12 15

12 143 AYLİN YAĞCI 10B 21 8 19,00 22 8 20,00 10 2 9,50 22 3 21,25 75 21 69,75 327,143 11 12 13 13 16

13 142 ELA ÇOLAK 10B 23 7 21,25 19 11 16,25 14 3 13,25 20 8 18,00 76 29 68,75 326,985 12 13 14 14 17

14 116 MEHMET DİLŞEKER 10B 20 10 17,50 23 7 21,25 13 9 10,75 22 8 20,00 78 34 69,50 326,775 13 14 15 15 18

15 147 BERRA ERSÖZ 10C 18 12 15,00 15 15 11,25 24 6 22,50 20 10 17,50 77 43 66,25 325,888 2 15 16 16 19

16 187 İRFAN ŞAHİN 10B 21 6 19,50 22 8 20,00 10 7 8,25 21 5 19,75 74 26 67,50 319,035 14 16 17 17 22

17 164 ECRİN ÇAPAN 10B 23 4 22,00 21 5 19,75 7 6 5,50 22 7 20,25 73 22 67,50 317,385 15 17 18 18 23

18 198 BAHAR OKTAR 10B 16 12 13,00 22 7 20,25 13 4 12,00 22 6 20,50 73 29 65,75 315,743 16 18 19 19 24

19 190 DENİZ COŞAR 10B 20 9 17,75 19 10 16,50 14 9 11,75 21 7 19,25 74 35 65,25 314,775 17 19 20 20 25

20 193 METİN KURT 10C 17 11 14,25 24 6 22,50 11 4 10,00 21 9 18,75 73 30 65,50 313,073 3 20 22 22 27

21 168 NAZLI ÖZCAN 10B 23 6 21,50 15 11 12,25 14 4 13,00 19 8 17,00 71 29 63,75 311,598 18 21 23 23 28

22 113 MERVE ERSOY 10C 21 8 19,00 23 7 21,25 12 5 10,75 17 13 13,75 73 33 64,75 311,168 4 22 24 24 29

23 182 ECE ÖZCAN 10B 20 9 17,75 14 8 12,00 17 4 16,00 19 11 16,25 70 32 62,00 307,873 19 23 25 25 30

24 207 NİSA ALKAYA 10C 20 6 18,50 16 9 13,75 17 8 15,00 17 10 14,50 70 33 61,75 305,948 5 24 26 26 31

25 161 MEHMET ALİ DOĞRU 10B 22 7 20,25 19 11 16,25 11 5 9,75 18 10 15,50 70 33 61,75 302,115 20 25 27 27 33

26 130 ADNAN KOPARAN 10A 21 9 18,75 23 7 21,25 10 8 8,00 16 14 12,50 70 38 60,50 295,688 1 26 28 28 34

27 124 BENGİSU İZGÖREN 10B 24 5 22,75 16 13 12,75 13 7 11,25 15 12 12,00 68 37 58,75 294,030 21 27 29 29 35

28 178 FATIMA NUR ÖZGER 10A 20 5 18,75 14 10 11,50 15 4 14,00 16 10 13,50 65 29 57,75 292,905 2 28 31 31 37

29 200 İSMAİL BAĞ 10B 18 10 15,50 16 12 13,00 15 5 13,75 18 10 15,50 67 37 57,75 292,503 22 29 32 32 38

30 177 KEREM AKYILDIZ 10A 22 8 20,00 12 16 8,00 17 7 15,25 16 11 13,25 67 42 56,50 290,460 3 30 33 33 40

31 184 YILDIZ AKIN 10A 20 10 17,50 21 9 18,75 8 2 7,50 18 12 15,00 67 33 58,75 290,438 4 31 34 34 41

32 180 MUSTAFA TALHA BAYRAM10C 21 8 19,00 19 9 16,75 14 8 12,00 14 16 10,00 68 41 57,75 290,263 6 32 35 35 42

33 191 YİĞİT BAKAR 10C 24 4 23,00 14 12 11,00 13 4 12,00 15 15 11,25 66 35 57,25 290,038 7 33 36 36 43

34 155 İKRA SU İNCE 10B 17 12 14,00 23 6 21,50 9 5 7,75 17 8 15,00 66 31 58,25 288,353 23 34 37 37 44

35 120 HÜSEYİN YURTSEVEN 10A 16 8 14,00 21 4 20,00 11 6 9,50 16 8 14,00 64 26 57,50 287,335 5 35 38 38 45

36 175 ENES EMRE 10A 18 11 15,25 21 9 18,75 11 12 8,00 18 12 15,00 68 44 57,00 285,118 6 36 39 39 46

37 117 SÜMEYYE DİNÇER 10B 20 5 18,75 15 11 12,25 17 6 15,50 12 14 8,50 64 36 55,00 284,573 24 37 40 40 47

38 121 ALİ MERT YIĞIN 10A 19 6 17,50 17 9 14,75 9 6 7,50 18 9 15,75 63 30 55,50 280,930 7 38 41 41 48

39 157 SAMET UÇAK 10C 17 10 14,50 18 11 15,25 13 6 11,50 16 14 12,50 64 41 53,75 277,538 8 39 43 43 50

40 169 HAVVA YAVUZ 10A 20 5 18,75 19 9 16,75 8 7 6,25 15 11 12,25 62 32 54,00 274,678 8 40 44 44 52

41 145 İHSAN YÜRÜK 10A 15 12 12,00 20 10 17,50 16 8 14,00 13 16 9,00 64 46 52,50 274,395 9 41 45 45 53

42 133 ELİF NAZ ÇAKAL 10B 18 8 16,00 16 10 13,50 12 6 10,50 15 11 12,25 61 35 52,25 272,468 25 42 46 46 54

43 141 HİLAL ŞENAT 10C 22 7 20,25 17 11 14,25 10 4 9,00 12 14 8,50 61 36 52,00 270,358 9 43 48 48 56

44 183 MURAT GÜNANA 10A 17 12 14,00 21 9 18,75 11 7 9,25 13 12 10,00 62 40 52,00 269,555 10 44 49 49 57

45 205 HAKAN ÖZGAN 10A 17 12 14,00 20 9 17,75 11 4 10,00 12 18 7,50 60 43 49,25 261,278 11 45 50 50 58

46 170 ÖZGÜ SÜLÜN 10C 18 11 15,25 17 12 14,00 12 4 11,00 12 14 8,50 59 41 48,75 261,210 10 46 51 51 59

47 196 M ECRİN YILDIRIM 10C 22 6 20,50 16 7 14,25 7 3 6,25 11 11 8,25 56 27 49,25 259,758 11 47 52 52 60

48 132 ŞEVVAL BUSE KURUM 10A 20 5 18,75 18 9 15,75 5 2 4,50 14 15 10,25 57 31 49,25 258,410 12 48 53 53 61
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49 162 HALİL BERK IŞIK 10C 18 11 15,25 20 10 17,50 8 4 7,00 13 16 9,00 59 41 48,75 257,910 12 49 54 54 62

50 160 MEHMET ALTINBAŞAK 10A 17 10 14,50 18 10 15,50 9 6 7,50 14 13 10,75 58 39 48,25 257,163 13 50 55 55 63

51 159 MERVE YİĞİT 10C 19 8 17,00 18 10 15,50 6 7 4,25 15 12 12,00 58 37 48,75 256,788 13 51 56 56 65

52 137 MELİH CÖMERT 10A 14 7 12,25 16 9 13,75 13 9 10,75 13 10 10,50 56 35 47,25 256,380 14 52 57 57 66

53 114 NİSANUR BOZKURT 10B 21 7 19,25 16 7 14,25 11 3 10,25 7 14 3,50 55 31 47,25 255,600 26 53 58 58 67

54 202 METİN UZBEK 10C 16 11 13,25 24 5 22,75 9 7 7,25 10 20 5,00 59 43 48,25 255,050 14 54 59 59 68

55 118 ZUHAL YILMAZ 10A 15 12 12,00 16 10 13,50 11 6 9,50 14 8 12,00 56 36 47,00 254,920 15 55 60 60 69

56 111 ECE UĞURLU 10A 21 7 19,25 17 9 14,75 8 2 7,50 9 13 5,75 55 31 47,25 253,865 16 56 61 61 70

57 173 KÜBRA SATILMIŞ 10B 21 3 20,25 17 11 14,25 7 15 3,25 11 6 9,50 56 35 47,25 251,490 27 57 63 63 72

58 119 ECRİN YILDI Z 10A 21 6 19,50 14 11 11,25 11 2 10,50 7 13 3,75 53 32 45,00 249,215 17 58 67 67 76

59 126 BERRA DURAN 10B 24 5 22,75 15 6 13,50 8 3 7,25 47 14 43,50 249,038 28 59 68 68 77

60 185 SENA TOPUZ 10C 22 5 20,75 18 10 15,50 6 5 4,75 9 15 5,25 55 35 46,25 248,715 15 60 69 69 78

61 135 ALİ KAZIM KESMEN 10C 15 12 12,00 19 11 16,25 12 13 8,75 12 18 7,50 58 54 44,50 245,540 16 61 71 71 80

62 174 M YASİN ÇETİNKAYA 10C 16 4 15,00 14 7 12,25 9 2 8,50 11 12 8,00 50 25 43,75 243,913 17 62 74 74 83

63 154 HAKKI YİĞİT AKGÜN 10A 18 8 16,00 19 7 17,25 5 9 2,75 12 13 8,75 54 37 44,75 242,398 18 63 75 75 84

64 199 AHMETCAN AVCI 10C 13 14 9,50 17 10 14,50 12 2 11,50 11 17 6,75 53 43 42,25 240,393 18 64 77 77 88

65 194 MAHMUT CAN ARAN 10A 19 10 16,50 18 11 15,25 7 12 4,00 12 17 7,75 56 50 43,50 239,570 19 65 78 78 89

66 128 PINAR DİLBAZ 10C 22 7 20,25 15 12 12,00 6 5 4,75 9 12 6,00 52 36 43,00 239,093 19 66 79 79 90

67 167 EFSANE ACAR 10C 19 10 16,50 15 11 12,25 4 1 3,75 13 12 10,00 51 34 42,50 236,995 20 67 80 80 91

68 140 DİDAR ÖNAL 10A 15 11 12,25 14 13 10,75 12 4 11,00 11 16 7,00 52 44 41,00 236,928 20 68 81 81 92

69 153 SEMİ  OĞUZ 10C 17 13 13,75 15 15 11,25 13 9 10,75 9 17 4,75 54 54 40,50 234,933 21 69 82 82 93

70 115 CEYLİN BÜBER 10A 20 6 18,50 19 10 16,50 3 3 2,25 7 7 5,25 49 26 42,50 234,835 21 70 83 83 94

71 152 EKİN ERCAN 10A 16 7 14,25 14 7 12,25 10 7 8,25 8 14 4,50 48 35 39,25 229,090 22 71 85 85 98

72 192 EBRAR TOSUN 10A 16 9 13,75 14 8 12,00 7 5 5,75 8 10 5,50 45 32 37,00 220,378 23 72 87 87 103

73 131 KEREM ERTÜRK 10A 15 13 11,75 11 18 6,50 12 10 9,50 11 12 8,00 49 53 35,75 220,105 24 73 88 88 104

74 197 GÜL ÇOŞKUNER 10C 18 5 16,75 7 10 4,50 6 3 5,25 8 8 6,00 39 26 32,50 207,323 22 74 94 94 119

75 134 KAYRA BASRİ ÖZCAN 10C 15 11 12,25 18 10 15,50 4 14 0,50 9 15 5,25 46 50 33,50 204,983 23 75 97 97 123

76 186 EGE GÜRCANLI 10A 13 11 10,25 17 8 15,00 8 15 4,25 6 18 1,50 44 52 31,00 199,223 25 76 104 104 135

77 156 ŞANSER VAROL 10A 15 12 12,00 14 13 10,75 6 9 3,75 7 16 3,00 42 50 29,50 195,130 26 77 105 105 137

78 138 YİĞİT BARDAKCI 10A 15 12 12,00 13 13 9,75 3 7 1,25 8 15 4,25 39 47 27,25 186,603 27 78 116 116 162

79 123 HAMZA ŞAHİNER 10C 15 13 11,75 17 13 13,75 4 18 -0,50 36 44 25,00 177,413 24 79 125 125 190

80 148 İBRAHİM EFE DEMİR 10A 25 5 23,75 2 4 1,00 27 9 24,75 174,383 28 80 129 129 198

81 129 BERHAN AYDIN 10C 15 8 13,00 5 25 -1,25 6 19 1,25 6 24 0,00 32 76 13,00 143,035 25 81 152 152 263
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