
OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA DEMİRCİ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi AYT KDS-9 (1309) (2022-2023) 106 218 218 579

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,4 10,3 12,81 14,7 8,4 12,59 9,1 4,8 7,93 9,1 9,5 6,75 48,3 33,0 40,08 207,830 175,170 193,650

Okul Ortalaması 12,1 6,7 10,42 13,2 5,4 11,86 8,7 4,7 7,48 6,2 7,7 4,26 40,1 24,5 34,02 201,400 161,320 179,660

KATILIMLAR

1 760 HİLAL BALCI 12E 33 5 31,75 28 2 27,50 10 6 8,50 71 13 67,75 360,431 1 1 6 146,324 6 66 236 309,943 1 1 15

2 763 BEYZA AKGÜN 12E 24 10 21,50 2 1 1,75 17 3 16,25 43 14 39,50 193,416 10 33 174 162,366 1 39 173 273,790 2 2 36

3 829 RAKİBE ÖNCÜ 12E 28 6 26,50 12 4 11,00 3 1 2,75 43 11 40,25 257,471 4 16 68 134,421 13 92 293 270,820 3 3 41

4 724 TCOSKUN 12E 25 13 21,75 14 7 12,25 39 20 34,00 184,981 11 35 191 154,086 2 51 201 266,593 4 4 43

5 750 A KORKMAZ 12E 25 11 22,25 15 3 14,25 6 7 4,25 46 21 40,75 261,476 3 15 63 137,526 12 85 274 252,198 5 5 60

6 853 SUDE KNDRMŞ 12D 24 11 21,25 25 9 22,75 8 7 6,25 57 27 50,25 303,106 2 4 28 141,666 5 73 258 251,308 1 6 63

7 770 SENA ATALAY 12D 24 9 21,75 21 11 18,25 5 1 4,75 50 21 44,75 280,976 6 8 44 138,561 9 80 268 250,693 2 7 65

8 849 YAĞMUR ER 12E 21 12 18,00 22 11 19,25 14 7 12,25 57 30 49,50 274,686 2 10 51 154,086 2 51 201 247,355 6 8 70

9 787 GÜLFİDAN 12D 24 10 21,50 24 12 21,00 2 4 1,00 50 26 43,50 294,671 4 6 35 130,799 14 102 325 241,460 3 9 75

10 758 SILA KORKMAZ 12E 23 13 19,75 14 4 13,00 7 10 4,50 44 27 37,25 247,201 5 20 84 138,044 10 83 271 239,903 7 10 78

11 839 CANSEL KARA 12D 19 10 16,50 20 1 19,75 13 6 11,50 6 13 2,75 58 30 50,50 272,696 7 12 54 166,944 2 34 159 238,070 4 11 81

12 833 REZZAN ÖZYURT 12D 21 13 17,75 26 11 23,25 7 4 6,00 54 28 47,00 294,956 3 5 34 141,149 6 74 259 232,823 5 12 89

13 799 ELA GÖKCE 12D 20 12 17,00 24 7 22,25 7 2 6,50 51 21 45,75 287,386 5 7 42 142,184 4 71 254 230,035 6 13 94

14 818 GÜNDÜZ 12A 17 7 15,25 29 6 27,50 11 4 10,00 8 2 7,50 65 19 60,25 309,611 1 2 22 188,729 4 17 110 228,478 1 14 98

15 905 SAMİ EMRE 12B 14 5 12,75 20 7 18,25 15 9 12,75 11 14 7,50 60 35 51,25 253,256 1 17 74 194,421 9 14 101 221,483 1 15 109

16 820 GÖNÜL 12E 19 13 15,75 7 4 6,00 6 3 5,25 32 20 27,00 198,061 9 30 160 139,596 7 76 262 220,973 8 16 111

17 0 EMİR 12E 17 10 14,50 4 3 3,25 9 3 8,25 2 6 0,50 32 22 26,50 179,746 12 39 208 148,426 4 58 219 220,920 9 17 112

18 723 HALİL 12D 19 9 16,75 22 13 18,75 3 1 2,75 1 0 1,00 45 23 39,25 268,206 8 13 58 139,661 7 75 261 220,803 7 18 113

19 725 ZEYNEP İNCEL 12D 19 10 16,50 27 2 26,50 4 3 3,25 50 15 46,25 308,201 1 3 24 135,456 11 89 285 220,580 8 19 117

20 823 FATMAOK 12E 18 10 15,50 14 8 12,00 6 5 4,75 38 23 32,25 228,851 6 21 106 138,561 9 80 268 218,630 10 20 123

21 897 FEYZA ORTA 12D 18 13 14,75 18 6 16,50 6 4 5,00 42 23 36,25 250,211 10 18 77 139,079 8 78 264 215,313 9 21 129

22 846 HASAN TALİP KAYA 12B 11 4 10,00 20 4 19,00 16 5 14,75 10 7 8,25 57 20 52,00 248,731 2 19 80 202,491 7 11 88 211,615 2 22 137

23 0 BEGÜM *Ü BOĞLU 12A 16 15 12,25 26 14 22,50 12 11 9,25 12 18 7,50 66 58 51,50 274,071 3 11 52 187,176 5 18 111 211,498 2 23 138

24 854 ESMA ERSÖZ 12E 17 10 14,50 4 3 3,25 1 1 0,75 22 14 18,50 162,651 13 47 249 139,386 8 77 263 210,320 11 24 140

25 776 A EREN ERTAŞ 12D 16 18 11,50 24 13 20,75 11 4 10,00 6 4 5,00 57 39 47,25 262,556 9 14 60 175,629 1 25 133 209,240 10 25 142

26 764 BÜŞRAKARSLAN 12E 12 3 11,25 13 6 11,50 11 2 10,50 0 3 -0,75 36 14 32,50 213,131 7 26 134 146,534 5 65 235 209,018 12 26 143

27 805 ELİF ÇAYIR 12B 8 1 7,75 18 4 17,00 14 10 11,50 40 15 36,25 141,861 8 57 294 224,179 4 5 62 204,843 3 27 152

28 766 ŞULE GÖKCEOĞLU 12A 14 10 11,50 27 12 24,00 9 5 7,75 8 9 5,75 58 36 49,00 279,651 2 9 46 174,901 8 26 135 204,470 3 28 154

29 743 AKİF ASLAN 12B 9 2 8,50 17 5 15,75 16 5 14,75 8 8 6,00 50 20 45,00 227,016 3 22 109 190,701 10 15 105 203,920 4 29 156

30 778 AYNUR 12D 15 18 10,50 14 7 12,25 10 1 9,75 39 26 32,50 214,766 13 25 129 148,911 3 57 217 203,580 11 30 158
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31 803 EMRE 12B 9 1 8,75 4 1 3,75 11 0 11,00 2 6 0,50 26 8 24,00 164,666 6 46 243 154,119 21 50 200 197,253 5 31 181

32 814 İLHAN ARSLAN 12A 11 4 10,00 9 16 5,00 2 12 -1,00 22 32 14,00 148,791 11 53 280 133,839 20 96 302 190,945 4 32 196

33 782 AKIN 12E 12 7 10,25 14 14 10,50 4 1 3,75 1 3 0,25 31 25 24,75 204,791 8 28 149 137,801 11 84 272 189,578 13 33 199

34 788 HATİCE DİNÇ 14 16 10,00 11 6 9,50 4 3 3,25 29 25 22,75 198,761 1 29 159 135,456 3 89 285 187,235 1 34 207

35 903 NİSA ATALAY 12B 6 4 5,00 7 1 6,75 16 5 14,75 12 11 9,25 41 21 35,75 168,896 5 43 232 207,731 6 10 77 185,965 6 35 212

36 812 SEVDE KARAGÖZ 12C 11 8 9,00 9 8 7,00 7 8 5,00 3 6 1,50 30 30 22,50 182,531 3 38 198 146,939 15 62 231 185,815 1 36 213

37 757 MEHMET TAŞCI 12B 9 6 7,50 9 4 8,00 9 2 8,50 3 5 1,75 30 17 25,75 183,171 4 36 195 155,494 19 46 192 185,540 7 37 217

38 783 HALİME AKGÜN 12E 11 8 9,00 3 2 2,50 14 10 11,50 145,711 14 54 286 133,904 14 95 300 180,515 14 38 233

39 761 GAMZE KARAÇAM 12A 9 5 7,75 11 4 10,00 6 3 5,25 2 6 0,50 28 18 23,50 194,461 5 32 172 142,216 17 70 253 179,933 5 39 234

40 726 RAMAZAN ONUR 12B 25 4 24,00 11 7 9,25 36 11 33,25 226,879 3 4 59 179,925 8 40 235

41 802 FADİME CEREN AKIN 12C 8 2 7,50 8 0 8,00 6 2 5,50 3 7 1,25 25 11 22,25 183,171 2 36 195 146,664 16 63 233 179,180 2 41 239

42 898 BEYZA EVREN 12B 24 3 23,25 18 7 16,25 42 10 39,50 262,006 1 1 35 178,335 9 42 246

43 904 Ç BAN 9 3 8,25 3 1 2,75 12 4 11,00 143,401 2 56 291 134,421 4 92 293 177,198 2 43 250

44 831 ÇAKICI 12C 6 4 5,00 1 2 0,50 11 9 8,75 8 11 5,25 26 26 19,50 136,021 7 58 298 174,351 3 27 137 173,245 3 44 265

45 845 METEHAN EFE 12C 8 6 6,50 8 3 7,25 5 1 4,75 6 6 4,50 27 16 23,00 176,146 4 41 214 162,141 9 40 175 172,460 4 45 269

46 791 İREM EREN 12D 9 8 7,00 15 9 12,75 4 3 3,25 28 20 23,00 206,616 14 27 145 135,456 11 89 285 171,845 12 46 275

47 749 ÖYKÜ ERKUL 12D 10 7 8,25 17 9 14,75 27 16 23,00 220,986 12 24 118 171,368 13 47 278

48 801 SILA ÇİFTCİ 12B 4 0 4,00 1 0 1,00 11 5 9,75 4 11 1,25 20 16 16,00 135,571 9 59 300 155,461 20 48 194 170,235 10 48 284

49 863 AYŞE ÇELİK 12 2 2 1,50 8 4 7,00 17 5 15,75 16 11 13,25 43 22 37,50 159,431 1 48 255 230,761 1 3 54 170,130 1 49 285

50 746 AYSE Ç T L 12A 7 3 6,25 13 7 11,25 5 3 4,25 2 3 1,25 27 16 23,00 196,416 4 31 167 144,076 16 69 246 170,118 6 50 286

51 862 HATİCE DÖNMEZ 12A 7 3 6,25 6 1 5,75 5 6 3,50 3 3 2,25 21 13 17,75 167,486 7 44 237 147,764 13 59 224 168,528 7 51 290

52 747 ENES AKGÜN 12C 8 7 6,25 12 6 10,50 5 7 3,25 4 11 1,25 29 31 21,25 192,471 1 34 176 142,006 19 72 256 167,998 5 52 292

53 860 NURCAN SAYIN 12B 20 8 18,00 10 7 8,25 30 15 26,25 209,219 5 8 74 167,205 11 53 295

54 745 FADİME ASLAN 12A 7 2 6,50 4 0 4,00 3 5 1,75 3 7 1,25 17 14 13,50 159,051 8 49 256 138,901 18 79 265 166,100 8 54 299

55 826 GÜL AHSEN 12D 11 20 6,00 20 14 16,50 3 1 2,75 34 35 25,25 223,261 11 23 115 134,421 13 92 293 165,655 14 55 305

56 754 MERİ  ATALAY 12B 18 4 17,00 18 8 16,00 36 12 33,00 247,759 2 2 43 165,085 12 56 308

57 768 SERDAR FİDA 12B 1 0 1,00 15 5 13,75 9 2 8,50 25 7 23,25 121,071 10 68 322 201,731 8 12 90 163,325 13 57 317

58 858 KAMİL ÇANKAYA 12A 8 3 7,25 16 3 15,25 11 7 9,25 35 13 31,75 156,126 9 50 262 208,766 3 9 75 161,375 9 58 324

59 899 BERAT KOCATÜRK 12A 17 7 15,25 13 11 10,25 30 18 25,50 214,006 1 6 70 161,375 9 58 324

60 848 IRMAK C 4 3 3,25 0 1 -0,25 9 7 7,25 6 13 2,75 19 24 13,00 126,686 3 64 312 158,146 1 44 186 161,088 3 60 327
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61 786 ENES ÖZKUL 12C 6 2 5,50 4 4 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 13 8 11,00 150,711 6 52 274 136,281 21 87 277 160,970 6 61 328

62 888 FA*M A AYYILDIZ 12B 16 4 15,00 5 22 -0,50 21 26 14,50 157,159 18 45 188 160,845 14 62 329

63 0 İREM AÇIKGÖZ 12C 4 2 3,50 7 0 7,00 6 3 5,25 4 7 2,25 21 12 18,00 165,591 5 45 241 151,386 13 55 209 158,130 7 63 337

64 781 MEDİNE ARSLANTAŞ 12A 2 0 2,00 7 6 5,50 10 5 8,75 7 4 6,00 26 15 22,25 153,081 10 51 270 178,281 6 22 127 157,855 11 64 340

65 769 KASİMÜNLÜ 12B 3 0 3,00 4 2 3,50 7 5 5,75 8 4 7,00 22 11 19,25 145,641 7 55 287 177,311 14 24 131 156,625 15 65 345

66 806 MELİH 12C 4 1 3,75 4 2 3,50 3 2 2,50 11 5 9,75 129,541 8 62 308 149,074 14 56 216 155,703 8 66 349

67 857 ŞEYMA KARAKÖSE 12A 2 2 1,50 9 3 8,25 3 11 0,25 14 16 10,00 122,611 14 67 320 147,116 15 61 228 154,230 12 67 357

68 744 CEYLİN YÜKSEL 12A 13 5 11,75 4 6 2,50 17 11 14,25 166,151 10 35 161 153,955 13 68 358

69 800 AHMETCAN AKIŞ 12A 13 7 11,25 6 4 5,00 19 11 16,25 178,216 7 23 128 152,895 14 69 366

70 796 EMİNE ÖZCAN 12B 13 8 11,00 9 7 7,25 22 15 18,25 189,489 11 16 108 152,365 16 70 372

71 779 MERT TAŞ 12D 5 4 4,00 10 6 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 17 10 14,50 175,021 15 42 219 136,039 10 88 280 151,685 15 71 373

72 813 NAZ 12 3 2 2,50 6 7 4,25 5 2 4,50 14 11 11,25 125,691 3 65 314 161,106 2 41 177 150,880 2 72 378

73 752 CEREN ÖZKUYUMCU 12C 3 2 2,50 5 4 4,00 2 7 0,25 10 13 6,75 125,691 9 65 314 138,319 20 82 270 150,350 9 73 379

74 900 ZÜLFİYE 12C 12 8 10,00 4 4 3,00 16 12 13,00 165,149 8 37 165 150,245 10 74 381

75 843 SUDE SANEM UYSAL 12B 11 5 9,75 6 16 2,00 17 21 11,75 159,391 17 43 181 149,715 17 75 382

76 931 EBRAR 12B 1 3 0,25 11 8 9,00 8 12 5,00 20 23 14,25 173,559 15 28 138 149,408 18 76 384

77 790 DUYG UKARATAŞ 12C 10 3 9,25 8 7 6,25 18 10 15,50 180,626 2 21 121 148,655 11 77 386

78 896 BEYZA KOYUN 12B 10 3 9,25 6 11 3,25 16 14 12,50 164,906 16 38 166 148,655 19 77 386

79 837 HÜSAMETTİN 12A 2 1 1,75 1 0 1,00 6 4 5,00 8 12 5,00 17 17 12,75 128,641 13 63 311 165,279 11 36 164 148,623 15 79 388

80 780 FADİME 12C 10 6 8,50 8 13 4,75 18 19 13,25 171,214 6 31 143 147,065 12 80 393

81 756 FADİME GÜLER 12A 9 2 8,50 3 5 1,75 12 7 10,25 155,494 12 46 192 147,065 16 80 393

82 859 NURDAN ÇAKIR 12C 10 9 7,75 12 7 10,25 22 16 18,00 198,481 1 13 96 145,475 13 82 397

83 767 GÖKDEMİR 12C 10 9 7,75 6 3 5,25 16 12 13,00 172,281 4 29 141 145,475 13 82 397

84 0 DD 8 2 7,50 3 6 1,50 11 8 9,00 152,114 2 54 208 144,945 4 84 402

85 765 SENANUR KESKİN 12C 9 7 7,25 8 12 5,00 17 19 12,25 169,936 7 32 149 144,415 15 85 405

86 822 EMİNE 12B 0 1 -0,25 10 9 7,75 10 9 7,75 20 19 15,25 185,381 12 19 112 144,193 20 86 407

87 759 RAB*  BAŞ 12A 12 2 11,50 8 6 6,50 4 12 1,00 24 20 19,00 178,481 6 40 211 147,424 14 60 227 142,825 17 87 412

88 815 MERVE 12C 8 7 6,25 4 13 0,75 12 20 7,00 145,596 17 67 239 142,295 16 88 416

89 825 AZİMENUR BAYKAL 12A 7 4 6,00 15 6 13,50 22 10 19,50 211,889 2 7 73 141,765 18 89 419

90 827 SALUR 12C 8 8 6,00 5 5 3,75 13 13 9,75 160,799 10 42 179 141,765 17 89 419

                                                3 / 4



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA DEMİRCİ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi AYT KDS-9 (1309) (2022-2023) 106 218 218 579

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,4 10,3 12,81 14,7 8,4 12,59 9,1 4,8 7,93 9,1 9,5 6,75 48,3 33,0 40,08 207,830 175,170 193,650

Okul Ortalaması 12,1 6,7 10,42 13,2 5,4 11,86 8,7 4,7 7,48 6,2 7,7 4,26 40,1 24,5 34,02 201,400 161,320 179,660

KATILIMLAR

91 775 HATİCE AKGÜN 12C 7 5 5,75 3 2 2,50 10 7 8,25 153,731 12 53 204 141,235 18 91 421

92 686 BERRAK YILMAZ 12B 9 16 5,00 12 16 8,00 21 32 13,00 180,999 13 20 119 139,645 21 92 428

93 844 YİĞİTCAN 12C 6 4 5,00 2 4 1,00 8 8 6,00 144,319 18 68 245 139,645 19 92 428

94 809 SEFA GULER 12C 5 3 4,25 1 9 -1,25 6 12 3,00 130,976 24 101 324 138,055 20 94 436

95 808 CEYLİN YENİLMEZS 12A 4 1 3,75 4 1 3,75 136,491 19 86 276 136,995 19 95 438

96 810 MEHET 12C 7 13 3,75 2 12 -1,00 9 25 2,75 131,251 23 100 323 136,995 21 95 438

97 774 GAMZE GÖKÇE 12A 5 6 3,50 2 11 -0,75 7 17 2,75 132,044 21 99 320 136,465 20 97 440

98 797 YASEMİN ACAR 12C 4 4 3,00 9 8 7,00 13 12 10,00 171,619 5 30 142 135,405 22 98 443

99 902 MEHMET SAÇLI 12A 3 1 2,75 8 7 6,25 11 8 9,00 167,171 9 33 157 134,875 21 99 445

100 819 BÜŞRA GEZGİN 12C 4 5 2,75 3 13 -0,25 7 18 2,50 133,111 22 97 310 134,875 23 99 445

101 777 HAMİT BAL 12C 3 3 2,25 6 8 4,00 9 11 6,25 154,346 11 49 197 133,815 24 101 448

102 0 S      A 12 2 0 2,00 2 0 2,00 132,869 4 98 313 133,285 3 102 450

103 0 EMİRHAN ÖZDİL 12 3 2 2,50 0 1 -0,25 7 14 3,50 10 17 5,75 131,141 2 61 305 146,551 3 64 234

104 751 GAMZE ERSÖZ 12A 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 5 2,75 133,771 12 60 303 130,589 22 103 326
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