
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa DEMİRCİ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Vip 3232412021 TYT Deneme-2 1714 261 252 64

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 24.22 11.09 21.45 2.40 1.64 1.99 1.99 1.88 1.52 2.80 0.69 2.63 3.18 0.85 2.97 0.00 0.01 -0.00 8.47 4.15 7.43 1.49 2.13 0.96 1.62 1.35 1.29 1.42 1.18 1.13 47.60 24.95 41.36 229.565
Okul Ortalaması 27.48 7.25 25.67 2.78 0.88 2.56 2.14 1.36 1.80 2.55 0.41 2.45 3.05 0.61 2.89 0.00 0.00 0.00 13.30 3.77 12.36 2.52 2.70 1.84 2.70 1.88 2.23 3.67 1.23 3.36 60.19 20.08 55.17 277.130

1 112 - BETÜL KEMER 11 / A 38 2 37.50 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 28 4 27.00 5 2 4.50 6 1 5.75 6 0 6.00 100.00 12.00 97.00 419.340 56 1 1 1
2 40 - GÜLSE ÇAKIR 11 / A 36 1 35.75 5 0 5.00 5 0 5.00 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 27 4 26.00 4 3 3.25 7 0 7.00 6 0 6.00 98.00 9.00 95.75 414.670 67 2 2 2
3 25 - HALİME KULA 11 / A 37 3 36.25 3 0 3.00 3 1 2.75 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 18 3 17.25 7 0 7.00 7 0 7.00 5 1 4.75 87.00 8.00 85.00 377.265 126 3 3 3
4 87 - CENNET K ÖZDEMİR 11 / A 36 4 35.00 4 1 3.75 2 1 1.75 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 19 3 18.25 3 3 2.25 5 1 4.75 6 0 6.00 83.00 14.00 79.50 358.508 155 4 4 4
5 8 - AHMET EMREN 11 / A 33 2 32.50 5 0 5.00 5 0 5.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 16 4 15.00 3 2 2.50 5 0 5.00 5 1 4.75 81.00 9.00 78.75 353.373 160 5 5 5
6 30 - İCLAL ÇELİK 11 / A 37 3 36.25 4 1 3.75 2 3 1.25 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 17 3 16.25 2 3 1.25 4 3 3.25 5 1 4.75 80.00 17.00 75.75 344.178 174 6 6 6
7 5 - MELTEM KUZYAKA 11 / A 36 4 35.00 2 0 2.00 2 3 1.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 16 10 13.50 5 1 4.75 5 2 4.50 5 1 4.75 80.00 22.00 74.50 340.540 179 8 8 7
8 10 - SAFİYE ÖZCAN 11 / A 35 3 34.25 2 3 1.25 2 2 1.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 17 2 16.50 4 3 3.25 3 2 2.50 6 0 6.00 77.00 15.00 73.25 337.705 189 10 10 8
9 56 - AYŞENAZ AKCAN 11 / A 33 4 32.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 11 1 10.75 5 1 4.75 5 2 4.50 6 0 6.00 76.00 10.00 73.50 335.858 196 11 11 9

10 83 - TUANA DEMİRCAN 11 / A 36 1 35.75 4 1 3.75 2 2 1.50 4 0 4.00 2 2 1.50 0 0 0.00 13 2 12.50 3 2 2.50 4 2 3.50 6 0 6.00 74.00 12.00 71.00 328.408 215 12 12 10
11 38 - NESLİHAN KUŞEN 11 / A 37 3 36.25 1 1 0.75 2 3 1.25 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 12 3 11.25 3 2 2.50 2 0 2.00 5 0 5.00 71.00 12.00 68.00 317.360 244 13 13 11
12 39 - HAVVA B KLTŞ 11 / A 24 8 22.00 4 1 3.75 4 1 3.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 20 5 18.75 3 3 2.25 4 2 3.50 5 1 4.75 70.00 24.00 64.00 309.308 261 15 14 12
13 90 - RABİA ERDOĞMUŞ 11 / A 33 6 31.50 3 1 2.75 4 1 3.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 10 2 9.50 2 4 1.00 4 3 3.25 5 1 4.75 70.00 18.00 65.50 307.825 267 16 15 13
14 3 - FATMA GÖZAL 11 / C 31 9 28.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 19 2 18.50 5 0 5.00 3 3 2.25 4 0 4.00 66.00 15.00 62.25 304.920 275 17 16 14
15 21 - İREM ERSÖZ 11 / A 29 11 26.25 5 0 5.00 5 0 5.00 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 15 3 14.25 2 5 0.75 3 4 2.00 5 1 4.75 70.00 28.00 63.00 302.260 283 18 17 15
16 93 - EMRE ÜLKER 11 / A 27 12 24.00 5 0 5.00 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 11 18.25 4 3 3.25 5 2 4.50 6 0 6.00 69.00 32.00 61.00 301.588 287 19 18 16
17 54 - AYSİMA GÜLSOY 11 / B 29 4 28.00 2 1 1.75 5 0 5.00 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 12 3 11.25 1 3 0.25 5 0 5.00 4 1 3.75 66.00 12.00 63.00 301.073 290 20 19 17
18 41 - BARIŞ ALPEREN 11 / B 30 5 28.75 4 1 3.75 3 1 2.75 1 2 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 16 1 15.75 3 2 2.50 1 0 1.00 4 1 3.75 65.00 14.00 61.50 298.910 294 21 20 18
19 16 - GAMZE GÖKCEOĞLU 11 / C 31 6 29.50 2 1 1.75 0 2 -0.50 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 21 4 20.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 65.00 18.00 60.50 296.940 301 22 21 19
20 53 - SELİN NUR YAVUZ 11 / A 35 5 33.75 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 4 0 4.00 0 0 0.00 12 4 11.00 2 4 1.00 2 5 0.75 3 3 2.25 68.00 25.00 61.75 295.445 304 23 22 20
21 0 - EDA UYSAL 0 / 0 31 8 29.00 3 2 2.50 3 2 2.50 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 12 5 10.75 3 1 2.75 5 1 4.75 3 1 2.75 66.00 21.00 60.75 294.595 306 24 23 21
22 23 - FURKAN ÖZCEVAHİR 11 / C 22 10 19.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 27 6 25.50 3 4 2.00 3 3 2.25 1 5 -0.25 66.00 31.00 58.25 293.277 312 25 24 22
23 85 - SELİM GÜNEŞ 11 / B 31 6 29.50 2 3 1.25 1 3 0.25 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 15 3 14.25 3 3 2.25 3 4 2.00 5 1 4.75 66.00 26.00 59.50 292.703 316 26 25 23
24 66 - AYŞEGÜL ARI 11 / B 26 8 24.00 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 18 5 16.75 3 4 2.00 3 2 2.50 5 1 4.75 64.00 24.00 58.00 289.393 323 27 26 24
25 92 - HÜSEYİN ÇOLAKOĞLU 11 / B 25 12 22.00 1 2 0.50 3 2 2.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 16 4 15.00 3 2 2.50 3 3 2.25 5 1 4.75 64.00 26.00 57.50 286.565 331 28 27 25
26 2 - MEHMET ARDAGÜLER 11 / C 29 10 26.50 5 0 5.00 2 1 1.75 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 13 2 12.50 4 2 3.50 3 2 2.50 2 4 1.00 64.00 23.00 58.25 286.458 333 30 29 26
27 73 - BERK ÖZYÜREK 11 / A 33 4 32.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 9 3 8.25 0 7 -1.75 2 3 1.25 5 1 4.75 64.00 20.00 59.00 285.137 339 31 30 27
28 34 - BİLAL KARAGÜL 11 / C 24 6 22.50 3 1 2.75 1 3 0.25 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 17 10 14.50 4 2 3.50 4 3 3.25 5 0 5.00 63.00 27.00 56.25 283.523 343 32 31 28
29 86 - A TARIK ÖZDEMİR 11 / A 36 3 35.25 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 1 14.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 2 2.50 58.00 8.00 56.00 281.235 350 33 32 29
30 7 - UMUT TÜREL 11 / C 24 9 21.75 2 0 2.00 2 2 1.50 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 15 2 14.50 3 2 2.50 3 2 2.50 2 1 1.75 60.00 18.00 55.50 278.868 357 34 33 30
31 65 - DİLSU KARATAŞ 11 / A 32 8 30.00 4 1 3.75 2 3 1.25 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 11 4 10.00 2 4 1.00 3 2 2.50 3 3 2.25 63.00 27.00 56.25 278.483 358 35 34 31
32 15 - HİLAL ATAMAN 11 / C 32 6 30.50 3 1 2.75 1 2 0.50 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 13 2 12.50 1 2 0.50 1 2 0.50 3 2 2.50 60.00 18.00 55.50 276.955 361 37 36 32
33 14 - NİSA TÜRKMEN 11 / B 32 3 31.25 4 1 3.75 3 2 2.50 2 0 2.00 2 1 1.75 0 0 0.00 8 3 7.25 1 0 1.00 4 1 3.75 3 1 2.75 59.00 12.00 56.00 276.770 362 38 37 33
34 42 - VELİ KARAKAYA 11 / B 23 4 22.00 5 0 5.00 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 6 1 5.75 4 3 3.25 5 2 4.50 6 0 6.00 59.00 15.00 55.25 275.320 371 39 38 34
35 80 - E ECRİN ATEŞ 11 / A 25 12 22.00 1 2 0.50 3 0 3.00 3 0 3.00 4 0 4.00 0 0 0.00 15 5 13.75 1 3 0.25 6 0 6.00 2 2 1.50 60.00 24.00 54.00 274.293 376 40 39 35
36 24 - ENES AKSOY 11 / B 34 6 32.50 4 1 3.75 3 2 2.50 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 0 1.00 5 1 4.75 59.00 11.00 56.25 273.928 378 41 40 36
37 63 - HASAN ÇETİNKAYA 11 / A 26 6 24.50 3 2 2.50 2 2 1.50 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 9 1 8.75 4 1 3.75 3 3 2.25 3 1 2.75 58.00 16.00 54.00 271.578 383 42 41 37
38 27 - HASİBE TUNCA 11 / B 18 5 16.75 4 0 4.00 0 3 -0.75 1 1 0.75 4 0 4.00 0 0 0.00 19 2 18.50 3 3 2.25 3 2 2.50 4 1 3.75 56.00 17.00 51.75 270.520 386 44 42 38
39 31 - AHSEN ESLEMSALI 11 / A 30 8 28.00 0 0 0.00 1 2 0.50 4 0 4.00 3 1 2.75 0 0 0.00 10 3 9.25 4 1 3.75 2 3 1.25 4 1 3.75 58.00 19.00 53.25 270.035 389 45 43 39
40 36 - FATMA GEÇMİŞ 11 / C 34 6 32.50 1 3 0.25 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 8 5 6.75 2 3 1.25 2 1 1.75 4 2 3.50 60.00 25.00 53.75 269.285 395 46 44 40
41 68 - BURAK ACAROĞLU 11 / C 24 8 22.00 4 0 4.00 2 1 1.75 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 13 9 10.75 2 5 0.75 3 2 2.50 3 2 2.50 60.00 27.00 53.25 269.030 397 48 46 41
42 28 - ÖZLEM TUNCER 11 / C 23 17 18.75 3 2 2.50 2 2 1.50 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 12 6 10.50 4 1 3.75 3 0 3.00 5 1 4.75 59.00 30.00 51.50 265.842 407 50 48 42
43 82 - MUHLİS ÖNERÖNER 11 / B 24 11 21.25 4 1 3.75 1 3 0.25 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 13 5 11.75 2 4 1.00 3 2 2.50 3 2 2.50 58.00 28.00 51.00 262.935 425 54 52 43
44 75 - EMİR CAFCAV 11 / C 21 15 17.25 4 1 3.75 1 2 0.50 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 13 3 12.25 4 1 3.75 1 2 0.50 5 0 5.00 57.00 26.00 50.50 262.820 427 55 53 44
45 32 - RÜMEYSA KORKMAZ 11 / B 27 10 24.50 3 2 2.50 1 2 0.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 14 2 13.50 1 4 0.00 1 2 0.50 3 1 2.75 56.00 25.00 49.75 259.447 442 59 56 45
46 96 - KEREM KAMAL 11 / C 30 9 27.75 4 1 3.75 2 2 1.50 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 14 3 13.25 0 1 -0.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 55.00 20.00 50.00 258.435 446 61 58 46
47 81 - KAAN KARAKAYA 11 / B 26 9 23.75 3 2 2.50 3 2 2.50 1 1 0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 12 0 12.00 2 5 0.75 2 2 1.50 3 1 2.75 55.00 23.00 49.25 257.620 452 63 59 47
48 49 - MEHMET CAN 11 / B 26 8 24.00 3 0 3.00 2 0 2.00 2 0 2.00 3 1 2.75 0 0 0.00 9 4 8.00 1 0 1.00 0 0 0.00 4 0 4.00 50.00 13.00 46.75 247.312 515 69 65 48
49 46 - NEHİR GENİŞ 11 / B 23 15 19.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 7 12.25 3 4 2.00 4 2 3.50 6 0 6.00 50.00 28.00 43.00 241.350 561 77 73 49
50 0 - YUSUF EREN YILMAZ 11 / A 29 7 27.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 5 10.75 3 4 2.00 3 1 2.75 1 0 1.00 48.00 17.00 43.75 240.822 565 78 74 50
51 4 - MERVE OKUMUŞ 11 / C 23 15 19.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 21 4 20.00 2 4 1.00 1 3 0.25 1 0 1.00 49.00 27.00 42.25 240.170 574 80 75 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Manisa DEMİRCİ Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Vip 3232412021 TYT Deneme-2 1714 261 252 64

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 24.22 11.09 21.45 2.40 1.64 1.99 1.99 1.88 1.52 2.80 0.69 2.63 3.18 0.85 2.97 0.00 0.01 -0.00 8.47 4.15 7.43 1.49 2.13 0.96 1.62 1.35 1.29 1.42 1.18 1.13 47.60 24.95 41.36 229.565
Okul Ortalaması 27.48 7.25 25.67 2.78 0.88 2.56 2.14 1.36 1.80 2.55 0.41 2.45 3.05 0.61 2.89 0.00 0.00 0.00 13.30 3.77 12.36 2.52 2.70 1.84 2.70 1.88 2.23 3.67 1.23 3.36 60.19 20.08 55.17 277.130

52 0 - ALİ TAHA ACAR 11 / B 19 10 16.50 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 8 0 8.00 4 3 3.25 2 2 1.50 3 3 2.25 48.00 18.00 43.50 237.560 589 83 78 52
53 47 - AYŞE AÇIKBAŞ 11 / B 24 10 21.50 4 0 4.00 1 2 0.50 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 9 5 7.75 0 4 -1.00 3 1 2.75 3 1 2.75 49.00 26.00 42.50 233.758 614 85 80 53
54 84 - AYŞENUR KAYA 11 / B 24 7 22.25 2 2 1.50 4 1 3.75 4 0 4.00 4 0 4.00 0 0 0.00 10 3 9.25 1 6 -0.50 1 4 0.00 0 5 -1.25 50.00 28.00 43.00 233.515 616 86 81 54
55 52 - MEHMET ALTINTOPU 0 / 0 25 8 23.00 5 0 5.00 2 0 2.00 2 1 1.75 4 0 4.00 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 4 2 3.50 44.00 13.00 40.75 223.963 721 94 89 55
56 33 - SERRA AKIN 11 / C 27 7 25.25 2 3 1.25 2 2 1.50 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 6 7 4.25 3 2 2.50 1 5 -0.25 2 2 1.50 47.00 29.00 39.75 223.078 730 95 90 56
57 1 - EGEMEN BOSNA 11 / C 15 5 13.75 2 1 1.75 3 1 2.75 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 10 4 9.00 4 0 4.00 1 2 0.50 3 1 2.75 42.00 15.00 38.25 222.155 738 96 91 57
58 60 - FURKAN GÜNÜRÜN 11 / C 17 6 15.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 17 6 15.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 41.00 18.00 36.50 219.230 778 97 92 58
59 0 - BUĞRAHAN ŞENTÜRK 11 / B 15 6 13.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 6 20.50 1 6 -0.50 0 7 -1.75 4 2 3.50 42.00 27.00 35.25 218.213 794 100 95 59
60 58 - OSMAN TUNCEL 11 / B 19 12 16.00 3 2 2.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 12 11 9.25 0 6 -1.50 2 3 1.25 3 3 2.25 48.00 43.00 37.25 217.130 806 101 96 60
61 55 - BETÜL KOÇ 11 / C 28 9 25.75 3 1 2.75 2 0 2.00 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 2 7 0.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 39.00 22.00 33.50 199.710 1009 130 124 61
62 37 - HALİĞL GENÇ 11 / C 20 10 17.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.25 2 5 0.75 3 3 2.25 2 4 1.00 33.00 25.00 26.75 183.640 1187 153 147 62
63 88 - YAVUZ SELİMÖZKARA 11 / B 15 5 13.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 5.00 13.75 138.375 1609 230 221 63
64 89 - A ENES BÜLBÜL 11 / B 5 9 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 7 -1.75 0 0 0.00 4 2 3.50 14.00 18.00 9.50 125.783 1654 245 236 64


