
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA DEMİRCİ NECİP FAZIL KISAKÜREK FEN LİSESİ HIZ VE RENK TYT 1 113 424 497 2650

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,3 11,0 20,51 9,1 6,6 7,49 7,2 4,0 6,23 3,7 3,4 2,87 43,3 25,0 37,10 249,290

Okul Ortalaması 27,4 8,8 25,22 10,0 6,0 8,49 10,3 4,0 9,30 5,4 4,7 4,20 53,1 23,6 47,21 281,460

KATILIMLAR

1 726 RAMAZAN ONUR 12B 32 8 30,00 12 8 10,00 27 4 26,00 16 4 15,00 87 24 81,00 383,320 1 1 1 1 81

2 898 BEYZA EVREN 12B 32 6 30,50 9 8 7,00 23 3 22,25 17 2 16,50 81 19 76,25 368,970 2 2 5 5 121

3 754 MERİÇ ATALAY 12B 32 8 30,00 14 4 13,00 19 7 17,25 15 5 13,75 80 24 74,00 362,130 3 3 9 9 157

4 905 SAMİ EMRE 12B 33 6 31,50 13 5 11,75 19 9 16,75 11 7 9,25 76 27 69,25 347,410 4 4 15 18 215

5 899 BERAT KOCATÜRK 12A 34 3 33,25 13 6 11,50 13 4 12,00 13 3 12,25 73 16 69,00 346,548 1 5 16 19 220

6 760 HİLAL BALCI 12E 33 7 31,25 18 2 17,50 17 2 16,50 1 0 1,00 69 11 66,25 338,053 1 6 17 20 259

7 896 BEYZA KOYUN 12B 31 9 28,75 13 3 12,25 17 6 15,50 11 6 9,50 72 24 66,00 337,963 5 7 18 21 261

8 706 HASANALİ 12B 29 11 26,25 12 8 10,00 21 14 17,50 13 7 11,25 75 40 65,00 335,338 6 8 19 22 270

9 861 MERYEM ÖZDİNÇ 12D 34 6 32,50 15 4 14,00 11 4 10,00 10 5 8,75 70 19 65,25 335,180 1 9 20 23 271

10 818 GÜNDÜZ 12A 30 6 28,50 14 5 12,75 14 8 12,00 12 4 11,00 70 23 64,25 332,770 2 10 21 24 284

11 853 SUDE KNDRMŞ 12D 34 5 32,75 16 3 15,25 14 3 13,25 3 4 2,00 67 15 63,25 328,838 2 11 23 27 310

12 903 NİSA ATALAY 12B 28 11 25,25 11 7 9,25 20 5 18,75 11 7 9,25 70 30 62,50 327,838 7 12 25 29 319

13 805 ELİF ÇAYIR 12B 29 9 26,75 11 6 9,50 17 1 16,75 9 7 7,25 66 23 60,25 320,768 8 13 28 34 364

14 852 BEGÜM EYÜBOĞLU 12A 31 9 28,75 12 8 10,00 15 10 12,50 11 9 8,75 69 36 60,00 319,813 3 14 29 35 369

15 768 SERDAR FİDAN 12B 34 5 32,75 8 6 6,50 12 1 11,75 11 8 9,00 65 20 60,00 319,303 9 15 30 36 376

16 776 A EREN  ERTAŞ 12D 33 7 31,25 12 8 10,00 16 5 14,75 6 8 4,00 67 28 60,00 319,298 3 16 31 37 377

17 888 FATIMA A Y*LDIZ 12B 31 7 29,25 7 8 5,00 16 4 15,00 11 4 10,00 65 23 59,25 317,533 10 17 32 38 391

18 769 KASİM ÜNLÜ 12B 27 10 24,50 14 4 13,00 12 3 11,25 10 4 9,00 63 21 57,75 313,580 11 18 35 41 411

19 763 BEYZA AKGÜN 12E 33 5 31,75 11 5 9,75 16 2 15,50 2 4 1,00 62 16 58,00 313,073 2 19 36 42 413

20 766 ŞULE GÖKCEOĞLU 12A 35 5 33,75 12 8 10,00 14 3 13,25 3 14 -0,50 64 30 56,50 308,223 4 20 39 48 442

21 869 CANSEL KARA 12D 27 8 25,00 14 6 12,50 11 5 9,75 10 9 7,75 62 28 55,00 305,160 4 21 42 52 472

22 849 YAĞMUR ER 12E 29 8 27,00 13 5 11,75 12 3 11,25 5 1 4,75 59 17 54,75 304,025 3 22 43 53 476

23 897 FEYZA ORTA 12D 31 6 29,50 12 7 10,25 10 4 9,00 7 4 6,00 60 21 54,75 303,750 5 23 44 54 479

24 686 BERRAK YILMAZ 12B 32 7 30,25 12 5 10,75 11 15 7,25 9 11 6,25 64 38 54,50 302,908 12 24 45 55 487

25 764 BÜŞRA ARSLAN 12E 33 6 31,50 12 4 11,00 12 2 11,50 57 12 54,00 300,985 4 25 46 58 497

26 931 EBRAR YILDIZ 12B 27 10 24,50 7 9 4,75 14 6 12,50 13 6 11,50 61 31 53,25 300,090 13 26 47 59 505

27 0 EMİNE KARACA 12B 27 8 25,00 10 6 8,50 11 4 10,00 11 5 9,75 59 23 53,25 299,955 14 27 48 60 508

28 725 ZEYNEP İNCEL 12D 33 5 31,75 13 4 12,00 11 5 9,75 1 5 -0,25 58 19 53,25 298,678 6 28 50 62 519

29 744 CEYLİN YÜKSEL 12A 30 8 28,00 13 1 12,75 7 1 6,75 7 7 5,25 57 17 52,75 297,875 5 29 52 64 530

30 0 AYŞE ÇELİK 12B 27 11 24,25 7 9 4,75 14 5 12,75 12 5 10,75 60 30 52,50 297,828 15 30 53 65 531

31 858 KAMİL ÇANKAYA 12A 30 7 28,25 10 5 8,75 11 2 10,50 7 8 5,00 58 22 52,50 297,078 6 31 54 67 539

32 843 SUDE SANEM UYSAL 12B 29 7 27,25 11 8 9,00 11 3 10,25 8 10 5,50 59 28 52,00 295,718 16 32 55 70 554

33 829 RAKİBE ÖNCÜ 12E 31 4 30,00 14 3 13,25 9 1 8,75 54 8 52,00 295,140 5 33 56 73 561

34 752 CEREN ÖZKUYUMCU 12C 29 8 27,00 10 7 8,25 10 3 9,25 8 4 7,00 57 22 51,50 294,300 1 34 57 74 566

35 825 AZİMENUR BAYKAL 12A 26 12 23,00 11 6 9,50 11 3 10,25 10 6 8,50 58 27 51,25 294,125 7 35 58 75 570

36 761 GAMZE KARAÇAM 12A 32 7 30,25 8 4 7,00 12 5 10,75 5 7 3,25 57 23 51,25 292,973 8 36 59 77 583

37 844 CAN S 12C 22 9 19,75 14 4 13,00 13 4 12,00 6 0 6,00 55 17 50,75 292,938 2 37 60 78 584

38 756 FADİME GÜLER 12A 29 7 27,25 7 4 6,00 10 4 9,00 9 2 8,50 55 17 50,75 292,063 9 38 61 79 589

39 789 DASDELEN GORKEM 12D 29 11 26,25 16 4 15,00 10 6 8,50 1 1 0,75 56 22 50,50 291,128 7 39 63 81 598

40 814 İLHAN 12A 26 8 24,00 10 6 8,50 13 6 11,50 8 8 6,00 57 28 50,00 290,120 10 40 64 83 606

41 901 EMİRR 12E 27 12 24,00 14 4 13,00 13 1 12,75 54 17 49,75 289,125 6 41 65 85 614

42 821 ASLI OKAN 12Y 31 7 29,25 9 6 7,50 12 3 11,25 3 5 1,75 55 21 49,75 288,513 1 42 66 86 617

43 848 IRMAK C 12B 29 9 26,75 11 4 10,00 6 3 5,25 9 6 7,50 55 22 49,50 288,313 17 43 67 87 621

44 819 BÜŞRA GEZGİN 12C 29 8 27,00 11 7 9,25 11 6 9,50 5 5 3,75 56 26 49,50 288,130 3 44 68 88 623

45 746 AYŞE Ç* AL 12A 29 7 27,25 11 5 9,75 12 3 11,25 2 3 1,25 54 18 49,50 287,998 11 45 69 89 625

46 831 ÇAKICI 12C 35 5 33,75 6 6 4,50 11 5 9,75 2 1 1,75 54 17 49,75 287,928 4 46 70 90 628

47 846 HASAN TALİP KAYA 12B 27 10 24,50 4 8 2,00 17 6 15,50 9 7 7,25 57 31 49,25 287,840 18 47 71 91 630

48 808 CEYLİN YENİLMEZS 12A 28 10 25,50 10 8 8,00 13 4 12,00 6 9 3,75 57 31 49,25 287,570 12 48 72 93 633
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49 757 MEHMET TAŞCI 12B 28 4 27,00 10 7 8,25 11 2 10,50 4 2 3,50 53 15 49,25 287,365 19 49 73 95 636

50 845 METAN EFE 12C 29 5 27,75 10 4 9,00 9 5 7,75 6 6 4,50 54 20 49,00 286,553 5 50 74 97 643

51 775 H AKGÜN 12C 28 7 26,25 8 7 6,25 10 0 10,00 7 3 6,25 53 17 48,75 286,063 6 51 76 100 652

52 813 ELİF NAZ AY 12B 32 7 30,25 10 6 8,50 5 5 3,75 8 8 6,00 55 26 48,50 284,778 20 52 78 103 665

53 823 FATMA 12 30 9 27,75 15 5 13,75 7 4 6,00 1 1 0,75 53 19 48,25 284,138 1 53 79 105 671

54 796 EMİNE ÖZCAN 12B 28 9 25,75 7 5 5,75 10 6 8,50 8 1 7,75 53 21 47,75 283,168 21 54 80 107 678

55 803 EMRE CAN EFE 12B 28 11 25,25 15 3 14,25 5 3 4,25 5 4 4,00 53 21 47,75 283,083 22 55 81 108 680

56 902 MEHMET SAÇLI 12A 24 14 20,50 10 9 7,75 20 9 17,75 4 10 1,50 58 42 47,50 282,845 13 56 82 109 683

57 0 RUMEYSA 12Y 32 7 30,25 6 7 4,25 12 2 11,50 2 1 1,75 52 17 47,75 282,343 2 57 84 112 688

58 862 HATİCE DÖNMEZ 12A 29 8 27,00 10 6 8,50 13 1 12,75 1 8 -1,00 53 23 47,25 281,145 14 58 85 113 698

59 747 ENES AKGÜN 12C 27 12 24,00 10 10 7,50 11 3 10,25 6 4 5,00 54 29 46,75 280,265 7 59 87 115 707

60 767 MEHMET GÖKDEMİR 12C 29 9 26,75 8 8 6,00 11 2 10,50 4 5 2,75 52 24 46,00 277,553 8 60 90 121 733

61 799 ELA GÖKCE 12D 32 7 30,25 12 7 10,25 5 2 4,50 1 1 0,75 50 17 45,75 276,263 8 61 92 124 752

62 743 AKİF ASLAN 12B 25 12 22,00 14 6 12,50 5 1 4,75 6 3 5,25 50 22 44,50 273,740 23 62 94 130 790

63 833 REZZAN ÖZYURT 12D 29 9 26,75 9 8 7,00 11 5 9,75 2 3 1,25 51 25 44,75 273,718 9 63 95 131 791

64 790 DUYGU KARATAŞ 12C 24 10 21,50 7 3 6,25 16 7 14,25 3 2 2,50 50 22 44,50 273,695 9 64 96 133 793

65 847 SİNAN AKBAY 12A 25 7 23,25 3 9 0,75 18 0 18,00 3 3 2,25 49 19 44,25 272,703 15 65 98 137 807

66 758 MSILA KORKMAZ 12E 31 8 29,00 13 7 11,25 6 6 4,50 1 5 -0,25 51 26 44,50 272,610 7 66 99 139 809

67 765 SENANUR KESKİN 12C 26 5 24,75 9 4 8,00 8 4 7,00 6 6 4,50 49 19 44,25 272,598 10 67 100 140 810

68 860 NURCAN SAYIN 12B 16 4 15,00 5 7 3,25 11 2 10,50 15 4 14,00 47 17 42,75 269,715 24 68 104 145 854

69 773 İREM ÖZCAN 12Y 32 7 30,25 11 5 9,75 4 7 2,25 2 3 1,25 49 22 43,50 269,488 3 69 105 146 859

70 859 NURDAN ÇAKIR 12C 23 11 20,25 11 4 10,00 10 3 9,25 4 2 3,50 48 20 43,00 269,368 11 70 106 147 861

71 770 SENA ATALAY 12D 31 8 29,00 10 7 8,25 6 4 5,00 1 0 1,00 48 19 43,25 268,885 10 71 110 151 870

72 753 ASLI AKSU 12Y 27 8 25,00 10 4 9,00 9 2 8,50 1 2 0,50 47 16 43,00 268,630 4 72 111 152 873

73 804 EMİNE SUDE AKGÜN 12A 31 7 29,25 9 4 8,00 4 0 4,00 2 2 1,50 46 13 42,75 267,363 16 73 113 155 885

74 750 A KORKMAZ 12E 24 12 21,00 13 5 11,75 7 1 6,75 3 1 2,75 47 19 42,25 266,975 8 74 115 157 890

75 781 MEDİNE ARSLANTAŞ 12A 26 12 23,00 10 7 8,25 5 4 4,00 9 8 7,00 50 31 42,25 266,885 17 75 116 158 892

76 854 ESMA ERSÖZ 12E 28 10 25,50 12 7 10,25 7 2 6,50 47 19 42,25 266,280 9 76 118 160 898

77 900 ZÜLFİYE 12C 29 8 27,00 7 5 5,75 7 2 6,50 5 8 3,00 48 23 42,25 266,205 12 77 119 161 900

78 826 GÜL AHSEN 12D 28 9 25,75 9 10 6,50 10 3 9,25 1 2 0,50 48 24 42,00 265,513 11 78 120 165 906

79 751 GAMZE ERSÖZ 12A 28 9 25,75 7 1 6,75 11 4 10,00 1 6 -0,50 47 20 42,00 265,473 18 79 121 166 907

80 797 YASEMİN ACAR 12C 26 10 23,50 8 7 6,25 2 5 0,75 12 5 10,75 48 27 41,25 263,950 13 80 124 170 935

81 801 SILA ÇİFTCİ 12B 27 11 24,25 8 7 6,25 7 1 6,75 6 8 4,00 48 27 41,25 263,583 25 81 126 172 940

82 857 ŞEYMA KARAKÖSE 12A 29 11 26,25 9 3 8,25 4 7 2,25 6 6 4,50 48 27 41,25 263,343 19 82 127 173 945

83 780 FADİME ÇELİKKAYA 12C 27 8 25,00 7 7 5,25 9 5 7,75 6 12 3,00 49 32 41,00 262,690 14 83 130 176 953

84 800 AHMETCAN AKIŞ 12A 27 10 24,50 5 7 3,25 10 3 9,25 5 5 3,75 47 25 40,75 262,030 20 84 132 181 970

85 724 TCOŞKUN 12E 25 14 21,50 11 8 9,00 10 4 9,00 2 4 1,00 48 30 40,50 261,555 10 85 133 182 973

86 787 GÜLFİDAN KAÇMAZ 12D 30 9 27,75 8 11 5,25 6 1 5,75 2 0 2,00 46 21 40,75 261,538 12 86 135 185 976

87 827 SALUR 12C 28 5 26,75 5 6 3,50 8 3 7,25 3 3 2,25 44 17 39,75 258,658 15 87 139 190 1012

88 778 AYNUR 12D 25 13 21,75 9 8 7,00 10 3 9,25 2 2 1,50 46 26 39,50 258,523 13 88 140 191 1016

89 791 İREM EREN 12D 28 9 25,75 9 5 7,75 7 2 6,50 0 3 -0,75 44 19 39,25 257,158 14 89 142 193 1039

90 815 MERVE K 12C 23 15 19,25 9 5 7,75 8 7 6,25 6 4 5,00 46 31 38,25 255,213 16 90 147 200 1069

91 759 RABİA BAŞ 12A 28 2 27,50 11 3 10,25 3 3 2,25 1 10 -1,50 43 18 38,50 254,635 21 91 149 202 1078

92 792 ZEYNEP KÖNİ 12Y 24 14 20,50 10 7 8,25 11 8 9,00 1 3 0,25 46 32 38,00 254,105 5 92 152 207 1089

93 774 GAMZE GÖKÇE 12A 25 9 22,75 6 4 5,00 11 3 10,25 1 5 -0,25 43 21 37,75 253,038 22 93 158 213 1108

94 0 İREM AÇIK ÖZ 12C 24 9 21,75 9 4 8,00 9 2 8,50 0 3 -0,75 42 18 37,50 252,393 17 94 163 218 1121

95 850 YÜKSEL DOĞAN 12D 26 13 22,75 9 6 7,50 7 1 6,75 1 3 0,25 43 23 37,25 251,548 15 95 165 221 1144

96 755 İLAYDA ALTUNTAŞ 12Y 28 10 25,50 10 7 8,25 3 2 2,50 2 5 0,75 43 24 37,00 250,455 6 96 166 223 1163
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KATILIMLAR

97 810 MEHMETTEMEL 12Ç 21 12 18,00 6 7 4,25 12 8 10,00 6 7 4,25 45 34 36,50 250,060 1 97 169 226 1171

98 742 DİLAY 12A 26 11 23,25 8 5 6,75 6 6 4,50 4 7 2,25 44 29 36,75 250,053 23 98 170 227 1172

99 837 HÜSAMETTİN KAHYA 12A 20 11 17,25 7 7 5,25 12 3 11,25 4 6 2,50 43 27 36,25 249,333 24 99 171 229 1184

100 745 FADİME ASLAN 12A 23 15 19,25 8 6 6,50 4 5 2,75 9 7 7,25 44 33 35,75 247,753 25 100 180 239 1218

101 777 HAMİT BAL 12C 18 12 15,00 10 5 8,75 7 3 6,25 7 8 5,00 42 28 35,00 245,950 18 101 189 249 1256

102 779 MERT TAŞ 12D 18 14 14,50 10 5 8,75 12 1 11,75 0 2 -0,50 40 22 34,50 244,285 16 102 197 258 1286

103 783 HALİME 12E 24 12 21,00 8 9 5,75 10 4 9,00 1 8 -1,00 43 33 34,75 244,175 11 103 198 259 1287

104 802 F CEREN AKIN 12C 23 7 21,25 7 5 5,75 5 4 4,00 4 5 2,75 39 21 33,75 241,273 19 104 209 271 1350

105 788 HATİCE DİNÇ 12D 26 12 23,00 7 8 5,00 5 4 4,00 2 2 1,50 40 26 33,50 240,240 17 105 216 280 1379

106 809 SEFA GULER 12C 18 12 15,00 7 7 5,25 7 8 5,00 7 5 5,75 39 32 31,00 233,900 20 106 242 306 1502

107 723 HALİL ARDA ALKAN 12D 29 10 26,50 8 12 5,00 1 13 -2,25 3 7 1,25 41 42 30,50 230,715 18 107 257 322 1574

108 904 İLKER ÇOBAN 12C 19 11 16,25 11 8 9,00 1 3 0,25 5 8 3,00 36 30 28,50 226,078 21 108 270 337 1664

109 782 AKIN M 12E 19 18 14,50 11 4 10,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 34 26 27,50 223,155 12 109 285 353 1728

110 793 KIRK BEŞ 12E 21 16 17,00 10 10 7,50 3 5 1,75 34 31 26,25 219,065 13 110 302 370 1811

111 806 MELİH 12C 12 5 10,75 8 6 6,50 7 6 5,50 27 17 22,75 210,925 22 111 334 402 1996

112 0 EMİRHAN ÖZDİL 12 20 13 16,75 7 11 4,25 3 1 2,75 0 6 -1,50 30 31 22,25 206,958 2 112 360 428 2083

113 0 ENES 12C 16 6 14,50 3 4 2,00 5 3 4,25 24 13 20,75 202,780 23 113 369 438 2167
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